股票代码: 000551

股票简称: 创元科技 公告编号: 1s2008-A11

创元科技股份有限公司 限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- ●本次有限售条件的流通股上市数量为12,086,319股:
- ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月8日。
- 一、股权分置改革方案概述
- 1、股权分置改革方案对价要点

流通股股东每持有10股公司流通股可获付2.5股公司股份及2.3元现金。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期

公司股权分置改革方案于2006年3月20日经公司股权分置改革相关股东会 议审议通过。

- 3、股权分置改革方案的实施日: 2006年3月28日。
- 二、股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况
- 1、公司控股股东苏州创元(集团)有限公司(以下简称"创元集团")特别 承诺, 创远集团持有的本公司股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易 或转让。
- 2、除控股股东外,其他非流通股股东承诺履行法定承诺义务,即根据中国 证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,改革后原非流通股股份的出 售,应当遵守下列规定:①自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易 或者转让: ②持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比

例在十二个月内不得超过5%,在二十四个月内不得超过10%。

- 3、公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
- 4、经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国轻工物资供销华东公司所持公司有限售条件的流通股189.2282万股(占公司总股本的0.78%)全部划转给中国轻工业北京公司。
 - 三、本次有限售条件的流通股上市流通安排
 - 1、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月8日;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通涉及限售股东1家,可上市流通股份的总数为12,086,319股,占公司股份总数的5%;

本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	股东名称	解除限售股份数量(股)	占总股本的比例(%)
1	中国物资开发投资总公司	12, 086, 319	5%
合 计		12, 086, 319	5%

四、股份结构变动表

	本次变动前		本次变动后
股份类别	数量(股)	比例	数量(股)	比例
		(%)		(%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股	96, 228, 685	39. 81	84, 142, 366	34. 81
2、境内非国有法人持股
3、境内自然人持股
4、其他	24, 900	0. 01	24, 900	0.01
有限售条件股份合计	96, 253, 585	39. 82	84, 167, 266	34. 82
二、无限售条件股份
人民币普通股	145, 472, 809	60. 18	157, 559, 128	65. 18

无限售条件股份合计	145, 472, 809	60. 18	157, 559, 128	65. 18
股份总数	241, 726, 394	100	241, 726, 394	100

五、保荐机构核查的结论性意见

在公司股权分置改革方案实施日至本报告出具日期间,公司股东中国物资 开发投资总公司持有的有限售条件的股份自公司股权分置改革以来未发生变化, 且其承诺得到了有效执行,本次拟流通的股份数量及比例均符合《上市公司股权 分置改革管理办法》等相关法律法规的规定,符合解除限售的条件。

六、其他说明事项

- 1、公司不存在垫付对价情况。
- 2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用或 公司对该股东的违规担保情况。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表;
- 2、保荐机构核查报告。

特此公告。

创元科技股份有限公司董事会 二〇〇八年四月四日